

MBN § 284

D 2023-000673

**DRÄNGSERED 1:1 (Pålstorps Byväg 9) Förhandsbesked för
ändrad användning av ekonomibyggnad till bostadshus**

Sökande

Pikenborg Förvaltning Aktiebolag
Att: Mikael Jedenberg
Öjaredsvägen 59
448 92 FLODA

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostadshus med två lägenheter på DRÄNGSERED 1:1 (Pålstorps Byväg 9).

Villkor

- Max två lägenheter får inredas i byggnaden.
- Ekonomibyggnadens/ladugårdens gestaltning, karaktär och volym ska bibehållas. Takkupor och eller andra tillbyggnader får ej tillkomma.
- Ekonomibyggnadens/ladugårdens färgsättning ska vara röd slamfärg.

Avgift

Avgiften grundar sig på en fastställd handläggningstid som är mindre än 10 veckor.

Ansökan var komplett för handläggning 2023-11-27 då komplettering enligt föreläggande inkom till bygglovsenheten.

Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för förhandsbesked 28 320 kronor vilket motsvarar en nedlagd handläggningstid om 24 timmar.

Faktura sänds separat.

Upplysningar

- Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
- Bygglov och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Åkerberg Sida: 1/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet



- Ansökan avser inte avstyckning/nybildande av fastighet. Om fastighetens i framtiden avses att styckas av bör det provas i ett separat förhandsbesked.
- Ansökan avser ändrad användning av befintlig byggnad och inte nybyggnation.
- Vid indikationer om att det finns fladdermöss inom byggnaden ska dispens sökas hos länsstyrelsen.
- Det är sökandes ansvar att utreda och vid behov erhålla rättighet för tillkomst till fastighet.
- Bygglovsenheten på Lerums kommun använder sig av förenklad delgivning vid underrättelse om beslut. Du kan läsa mer om förenklad delgivning på Lerums kommuns hemsida. Som du hittar på www.lerum.se – Kommun och politik-Överklaga beslut, insyn och rättssäkerhet - Delgivning av beslut.
- Följande fastigheter/rågrannar kommer att meddelas beslutet: Se separat lista bifogad till beslutet.
- Berörda meddelas beslutet: Pålstorps byväg samfällighetsförening.
- Det är fastighetsägarens ansvar att informera eventuella hyresgäster om detta beslut.
- Information om hur man överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt 13 kap. 3 § Plan- och bygglagen (2010:900) bifogas detta beslut.

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked om ändrad användning av ekonomibyggnad. Åtgärden innebär att befintlig ladugård omvandlas till boende inrymmande en eller två lägenheter. Ansökan redovisar ett område som planeras att tas i anspråk som tomtplats. I samtal mellan bygglovsenheten och sökande har det fastställts att ansökan endast avser ändrad användning och ej avstyckning.

Sökande har skriftligen redogjort för att man undersökt och inte funnit boplatser eller livsmiljöer för fladdermöss i ladugården.

Fastigheten omfattar ca 550 hektar, enligt bygglovsenhetens egna uppskattning då arealuppgift saknas i kommunens register. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Lerums kommuns översiktsplan (ÖP 2022) anger aktiv kulturutveckling och utredningsområde för transportinfrastruktur samt karaktärsområde nr 16, Öjared.

Inriktning och rekommendationer är att områdets karaktär ska bibehållas. Stor hänsyn ska tas till områdets nuvarande karaktär vid prövning av åtgärden. Ingen påtaglig skada får ske på riksintresset och stor hänsyn ska tas till de värden och

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Alsterlund. Sida: 2/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Mötesdatum
2023-12-12

Miljö- och byggnadsnämnden

uttryck som finns uttalade för riksintresset. Prövning av nya enstaka en- och tvåbostadshus i anslutning till befintlig infrastruktur kan ske med förhandsbesked, där det bedöms lämpligt med hänsyn till områdets höga värden. Krav på detaljplan kan ställas även vid prövning av enstaka bostadshus. Ny bebyggelse inom utredningsområdet bör tillkomma endast i form av kompletteringar i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse och befintligt verksamhetsområde. Tillstånd ska inte ges för borrhål för värmepump inom utredningsområdet.

Karaktärsområdet beskrivs som småskaligt skogs- och jordbrukslandskap mellan Sävelången och Mjörn med anläggningar för besöksnäringen och områden viktiga för friluftsliv och rekreation. Inom området ligger även golfbanor. Hela området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård samt delvis av riksintresse för naturvård.

Lerums kommuns miljöenhet har beslutat om tillstånd för enskilt avlopp, se beslut M-del § 2023-729.

Åtgärden ligger inom kulturmiljövård Skallsjö, Nääs m.m. som bland annat lyfter för vad som är relevant för platsen: Stordriftspräglade odlingsmarker samt arrendegårdar och torp med bebyggelse från 1700- och 1800-talet och småskaliga åkrar med odlingsrösen m.m. samt fornlämningsmiljöer.

Åtgärden ligger inom riksintresse Naturvård Säreån, Nääs och Öjared.

Åtgärden ligger inom Kulturmiljöprogram Nääs - Tollered – Öjared som bland annat anger: Herrgårdsmiljöer med parker, samt slöjdlärarseminarium. Odlingslandskap med jordbruksbebyggelse. Fornlämningsmiljöer med bl.a. gravar och fossil åkermark. Industrimiljöer.

Åtgärden ligger inom ekologiskt känsliga områden: Hedekskog från hall- till ristyp med inslag av grova ekar och tallar. I nordost beteshagar. Bäckdråg med al, ask, hägg, björk.

Åtgärden ligger inom regional bevarandeplan för odlingslandskap Nääs, Öjared som innebär utpekade värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, rapport 1994:5.

Åtgärden ligger inom Friluftsobjekt Pålstorp.

Åtgärden ligger inom fladdermusinventerat område.

De geotekniska förutsättningarna på platsen är postglacial finsand.

Närmast service finns i Tollered ca 4km bort eller Floda 3,5km bort.

På platsen för den planerade byggnaden är beräknade bullernivåer ekvivalent 50-55 dBA, maximala beräknade bullernivåer är 65-70 dBA, enligt Lerums kommuns översiktliga bullerkartläggning.

Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ingen erinran har inkommit.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Åkerberg Sida 3/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Vägsamfälligheten/Vägföreningen Pålstorps byväg samfällighetsförening har ingen erinran mot sökt åtgärd.

Lerums kommuns miljöenhet avseende hälsoskyddsfrågor och vägenhet har beretts tillfälle att yttra sig över sökt åtgärd och har ingen erinran.

Lerums kommuns miljöenhet har beretts tillfälle att yttra sig över sökt åtgärd avseende miljöfrågor och påpekar: *Avloppstillstånd krävs.*

Lerums kommuns naturvårdshandläggare har beretts tillfälle att yttra sig över sökt åtgärd och har bedömt: *Fastigheten ligger inom ett område där fladdermöss har påträffats vid inventering. Innan åtgärder som kan påverka fladdermöss, såsom rivning och byggnation, sker inom detta område måste sökanden försäkra sig om att exempelvis bo- och övervintringsplatser för fladdermöss inte påverkas negativt. Fladdermöss bosätter sig gärna i gamla vindar och äldre träd. Fladdermöss och deras livsmiljöer är skyddade enligt Artskyddsförordningen. Dispens från denna handläggs av Länsstyrelsen.*

Byggnaden ligger inom ekologiskt särskilt känsligt område. Sådana områden ska enligt miljöbalken 3 kap 3 § så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Värdena på platsen är knutna till att det är en hedekskog med grova ekar, tallar och andra lövträd.

I kommunens naturvårdsprogram är området utpekat som ett friluftsobjekt av klass 3. Byggnation omfattar dock befintlig bebyggelse och bedöms inte ha någon påverkan på friluftsvärdena. I naturvårdsprogrammet är området också utpekat som ett naturvårdesobjekt av klass 1. Området ligger även inom riksintresse för naturvård. Byggnation omfattar dock befintlig bebyggelse och bedöms inte ha någon påverkan på naturvärdena eller riksintresset. Bedömningen gentemot naturvårdsprogrammet och riksintresset görs under förutsättning att området runt byggnaden inte privatiseras och påverkar några naturvärden, t.ex. skyddsvärda träd eller fladdermöss, eller allmänhetens möjligheter att röra sig i området.

Lerums kommuns geotekniker har beretts tillfälle att yttra sig över sökt åtgärd och har bedömt: *Ingen erinran, men det är viktigt att bjälklaget i ladan är dimensionerat för eventuellt nyttillkomna laster. Om så inte är fallet kan man riskera att få problem med tex. ojämna sättningar, knäckning av bottenplatta och konstruktionen i allmänhet samt med tex inträngning av grundvatten mm.*

Ladugården ser i dagsläget ut att vara grundlagd på postglacial finsand som underlagras av en glacial lera med ett jorddjup om ca 5-10 meter. Glacial lera bedöms som sättningsbenägen.

Lerums kommuns VA-enhet har beretts tillfälle att yttra sig över sökt åtgärd och påpekar: *Utanför verksamhetsområde för kommunalt VA och anslutning kan ej erbjudas. Ansökan avser enskilt avlopp.*

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Almqvist, Sida 4/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Lerums kommuns renhållningsenhet har beretts tillfälle att yttra sig över sökt åtgärd och informerar om: *Avfallshantering och slamtömning ska ske i enlighet med Lerums kommuns föreskrifter om avfallshantering.*

Sökande har getts möjlighet att bemöta inkomma yttranden och anger ladugården utgör en del av en etablerad gårdsmiljö och att allemansrättens möjligheter att röra sig inom gårdsplanen redan är inskränkta. Sökande anger också att åtgärden inte kommer påverka naturvärden eller fladdermöss.

Sökandes yttrande återfinns i sin helhet som bilaga till beslutet.

Skäl till beslutet

Lagstöd

Plan- och bygglagen (2010:900)

2 kap. 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

2 kap. 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

2 kap. 5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

2 kap. 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Almqvist Sid. 5/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

2 kap. 6 a § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader

1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902).

2 kap. 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Kierby Sida: 6/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Miljöbalken (1998:808)

3 och 4 kap. Allmänna hänsynsregler och grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.

Bedömning

Åtgärden avser ändrad användning av en ekonomibyggnad/ladugård till bostad på fastighet Drängsered 1:1. Ansökan har angett att en eller två lägenheter ska inrymmas i ladugården och Miljö- och byggnadsnämnden har därmed provat förutsättningarna för två lägenheter. Ladugården bedöms ingå i en äldre gårdsstruktur där huvudbyggnaden ligger på grannfastigheten Drängsered 1:298. Karaktären på platsen är äldre byggnation i traditionell färg i en kuperad miljö med uppväxta träd och stenmurar i direkt anslutning till jordbruksmark. Det finns träd i området som är skyddsvärda. De ligger dock inte i direkt anslutning till ladugården. Vägen fram till ladugården är slingrande grusväg.

Åtgärden bedöms följa översiktsplanens syfte för område inom kulturutveckling. Översiktsplanen lyfter att områdets karaktär ska bibehållas vilket hanteras genom villkor kopplat till beslutet avseende utformning. Då åtgärden inte avser ny bebyggelse utan ändrad användning av befintlig byggnad bedöms den inte strida mot översiktsplanens rekommendationer för utredningsområde för transportinfrastruktur. Det finns inget dokumenterat bebyggelsetryck på platsen. Åtgärden utlöser inte detaljplanekravet utan åtgärden bedöms kunna hanteras i ett förhandsbesked.

Ärendet har granskats av Lerum kommuns naturvårdshandläggare som lyfter att åtgärden ligger inom fladdermusinventerat område. Sökande redovisar att man undersökt platsen och inte funnit spår av livsmiljöer eller boplatser för fladdermöss i byggnaden. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att förutsättningarna avseende fladdermöss är utredda samt att sökande är upplyst om att dispens ska sökas hos länsstyrelsen om man skulle finna spår av fladdermöss livsmiljöer vid åtgärden på byggnaden.

Naturvårdshandläggare lyfter att platsens lämplighet grundar sig på att området runt byggnaden inte påverkar några naturvärde eller att området privatiseras. Avloppstillståndet har reglerat förutsättningarna för anläggandet av avlopp kopplat till naturförutsättningar på platsen. Området är redan i anspråkstaget som en befintlig gårdsplan i anslutning till ladugården samt nyttjas av befintlig verksamhet. Ansökan omfattar inte en avstyckning men redovisar den yta som privatiseras som tomt i samband med användning bostad. Då åtgärden avser ombyggnation av en befintlig byggnad delar Miljö- och byggnadsnämnden naturvårdshandläggarens bedömning om att åtgärden inte bedöms ha en negativ påverkan på riks- och naturintressena på platsen. Förutsättningarna för utökning av tomt eller en eventuell framtida avstyckning är inte provade i detta beslut.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Linderholm, Sida 7/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Miljö- och byggnadsnämnden

Lerum kommuns geotekniker har lyft att marken kan vara sättningsbenägen och att bjälklaget i ladan behöver dimensioneras för eventuellt nytillkomna laster. Detta är tekniska förutsättningar som bedöms kunna hanteras i bygglovsprocessen.

Åtgärden ligger inom kulturmiljö som präglas av äldre odlingslandskap med gårdsstrukturer och lantlig karaktär. Bevarande av karaktären är av stor vikt vid utveckling av befintliga byggnader. Framtida ändring får ej ändra karaktären av ladugårdsbyggnaden var på Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det är rimligt att villkora beslutet avseende utförande och antal lägenheter. Utbyggnader och takkupor som kan ändra karaktären får ej tillföras byggnaden utan byggnadens volym och röda färgsättning ska bibehållas. Vid en kommande bygglovsprövning bedöms bevarandet av karaktären. Tydliga karaktärsdrag för ladugården är till exempel stående panel och träportar.

Endast två lägenheter får inrymmas i ladan. Fler bostäder på platsen bedöms ej som lämpligt.

Då åtgärden ligger inom kulturmiljö omfattas inte åtgärden av bygglov befriade åtgärd så kallade Attefallsreglerna vilket bidrar till att Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att vidare utveckling av bostäder inte är möjlig på platsen utan prövning genom bygglov.

Med satta villkor bedömer Miljö- och byggnadsnämnden att åtgärden följer översiktsplanens intentioner om bevarandet av områdets karaktär samt landskapsbild på platsen.

I ett kommande bygglov prövas tillgänglighet samt att samtliga bostadsfunktioner uppfylls. I bygglovsskedet prövas även om åtgärden uppfyller kraven om karaktärsbevarandet och inte innebär förvanskning

Åtgärd sker utanför detaljplan vilket innebär att sakägare har hörts. Ingen erinran har inkommit.

Åtgärden bedöms lämplig då den inte ha någon negativ påverkan på naturvärden, att det går att anordna VA, parkering samt att det finns lämpliga vägar för transport. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att med angivna villkor att åtgärden är lämplig sett till områdets karaktär.

Ansökan uppfyller kraven för positivt förhandsbesked. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att positivt förhandsbesked med tillhörande villkor och upplysningar kan meddelas.

Beslutsunderlag

Bygglovsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2023 och därutöver följande handlingar, med angivna ankomstdatum, ligger till grund för beslutet.

- | | |
|--------------|------------|
| • Remissvar, | 2023-11-02 |
| • Remiss, | 2023-11-01 |
| • Remissvar, | 2023-10-30 |

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Åkerberg Sid: 8/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Mötesdatum
2023-12-12

Miljö- och byggnadsnämnden

- Remissvar, 2023-10-30
- Remiss, 2023-10-27
- Remissvar, 5 st 2023-10-27
- Remissvar 2023-10-26
- Remiss, 3 st 2023-10-25
- Remissvar, 2023-10-25
- Remiss, 2023-10-23
- Remiss, 2023-10-22
- Remiss, 2023-10-21
- Remissvar, 2023-10-20
- Remiss, 2023-10-20
- Remiss, 8 st 2023-10-19
- Remissvar, 2023-10-19
- Yttrande, Pikenborg Förvaltning AB 2023-10-17
- Fotografi, Fasad SÖ 2023-10-16
- Fotografi, Fasad O 2023-10-16
- Situationsplan, Egen 2023-10-16
- Situationsplan, Primärkarta 2023-10-16
- Övrigt, Komplettering i skrift 2023-10-16
- Fotografi, Fasad NV 2023-10-16
- Fotografi, Fasad SV 2023-10-16
- Ansökan, 2023-09-22

Beslutsgång

Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar positivt förhandsbesked för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostadshus med två lägenheter.

Ordföranden Magnus Lansenfeldt (M) föreslår att nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Alverby S. 6/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Plats och tid Eken, kl. 13:00 – 16:30 Endast närvarande vid

Beslutande Magnus Lansenfeldt (M), ordförande
Ida Torp (KD), vice ordförande
Conny Leinstedt (M)
Anders Johansson (S)
Inge Magnusson (S)
Mikael Johansson (SD)
Leon Johansson (L)

Ersättare Anders Jasphe (M)
Håkan Nygren (S)
Thomas Hassléus (S)
Ingvar Ringhage (C)

Övriga deltagare Ann Lysfjord, Nämndsekreterare

JUSTERAS Protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Tid 2023-12-18

Väljs att justera Ida Torp (KD)

Underskrifter Sekreterare _____ Protokoll omlämnar §§ 268-296
Ann Lysfjord

Ordförande _____
Magnus Lansenfeldt (M)

Justerande _____
Ida Torp (KD)

Bevis / Anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-12-12

Anslaget sätts upp 2023-12-19 **Anslaget tas ner** 2024-01-11

Underskrift _____

Namnförtydligande Mikael Manning

Mötesdatum
2023-12-12

Miljö- och byggnadsnämnden

Övriga deltagare

Endast vid

Per-Ola Johannessson, VC Myndighet

Maja Falck, Verksamhetsstöd

Lena Wennberg, Verksamhetsstöd

§§ 268-270

§§ 268-270

Bygglövsenheten

Linda Ternström, Bygglövschef

Anna-Carin Svensson, Tillsynshandläggare

Fredrik Sunesson, Bygglövshandläggare

Elisabeth Bell, Bygglövshandläggare

Cecilia Lennartsdotter, Bygglövshandläggare

§§ 277-278

§§ 282-283

§§ 279

§§ 286

Miljöenheten

Anna Engström, Enhetschef

Annie Rosenfeldt, Miljöassistent

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Denna handling har vidimerats elektroniskt av Frida Alsterlund. Sida 11/11

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter